De

Objet:

Datg
A

Cc:

Claire Pillot-Loiseau claire.pillot@sorbonne-nouvelle.fr

Fwd: Projet NOTPAR

29 janvier 2025 a 13:21

Andrés Lara andres.lara@sorbonne-nouvelle.fr

Martine Adda-Decker martine.adda-decker@sorbonne-nouvelle.fr

Bonjour Andrés,

Merci de m'envoyer le résumé du projet NOTPAR demandé par Mme Hanotte dés que tu le pourras, pour que je le lui adresse
conformément a sa demande.

Bien a toi en espérant que tu peux de déplacer un peu plus facilement?

Claire

Claire PILLOT-LOISEAU

. Professeur des Universités en Phonétique

. Directrice de I'ED 622 pour la Sorbonne Nouvelle

Laboratoire de Phonétique et Phonologie UMR 7018 (LPP)

Université Sorbonne Nouvelle, département Institut de Linguistique et de Phonétique Générales et
Appliquées (ILPGA)

Page web personnelle: https:/Ipp.cnrs.fr/claire-pillot-loiseau/

---------- Forwarded message ---------

De : Anna Maria Hanotte <anna-maria.hanotte @sorbonne-nouvelle.fr>
Date: mer. 29 janv. 2025 a 11:21

Subject: Projet NOTPAR

To: Claire Pillot-Loiseau <claire.pillot@sorbonne-nouvelle.fr>

Chére Madame,

Je suis la nouvelle coordinatrice de Sorbonne Alliance et je le plaisir de vous confirmer
que votre projet a été retenu dans le cadre de I’Appel a projets de Sorbonne Alliance.

6 000 € vous ont été alloués pour la réalisation de votre projet.

Au cas de besoin, vous pouvez contacter les chargés de montage de projets de
I’Inalco : projets-dirved @inalco.fr

Afin de mettre a jour le site internet de Sorbonne Alliance, pourriez-vous m’envoyez un
bref résumé de votre projet (une dizaine de lignes) ?

Je reste a votre disposition pour tout complément d’information.

Bien a vous,

Anna HANOTTE
Ingénieure de recherche et pédagogique
Docteure en littérature comparée

Sorbonne Alliance

17, rue de la Sorbonne
75005 Paris

Bureau C307
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De: Christel PRETERRE christel.preterre@u-paris.fr &
Objet: RE: Projet inldEx EFL -- Demande de financement pour l'organisation d’'un événement
Date: 9 mai 2025 a 11:05
A: Andrés Lara andres.lara@sorbonne-nouvelle.fr
Cc: jcparole@gmail.com

Bonjour Andrés,

J'ai le plaisir de vous informer que I'équipe de direction du projet EFL a validé un financement de 900 euros pour votre colloque "Rencontres des Jeunes Chercheurs e
Etant donné le nombre trés important de candidatures, tous les financements demandés ont été diminués pour pouvoir répondre a un maximum de demandes.

Au niveau de la Communication, je vous remercie de bien faire attention a mentionner le projet inldEx EFL et non le Labex EFL qui n'existe plus. Je vous joins un logc
Toutes les dépenses seront prises en charge par l'université Paris Cité. Seules les dépenses de traiteurs et de missions pourront étre prises en charge.

Je reviendrai vers vous dés que possible pour vous indiquer la procédure pour pouvoir engager les dépenses a UPCité.

Bon week-end

Bien cordialement,
Christel

De : Christel PRETERRE

Envoyé : lundi 5 mai 2025 15:10

A : Andrés Lara

Cc : jcparole@gmail.com

Obijet : RE: Projet inldEx EFL -- Demande de financement pour I'organisation d’'un événement

Bonjour Andrés,
C'est parfait merci. Je reviendrai vers vous aprés le 7 mai.
Bonne fin de journée

Bien cordialement,
Christel

De : Andrés Lara <andres.lara@sorbonne-nouvelle.fr>

Envoyé : lundi 5 mai 2025 11:44

A : Christel PRETERRE

Cc : jcparole@gmail.com

Obijet : Re: Projet inldEx EFL -- Demande de financement pour I'organisation d’'un événement

Bonjour a nouveau Christel,
Suite a votre retour, vous trouverez ci-joint la version mise a jour du dossier de demande de financement pour 'organisation des Rencontres des Jeunes Chercheurs e

Nous avons reformulé I'ensemble du document en nous alignant sur les nouvelles thématiques de recherche du projet inldEx EFL, comme recommandé, et avons supj
Labex.

Je reste a votre disposition pour toute précision complémentaire et vous remercie encore pour votre accompagnement dans cette démarche.

Bien a vous,

Andres Felipe Lara

Doctorant au Laboratoire de Phonétique et Phonologie (LPP)
ATER Sorbonne Nouvelle

Coordinateur du JCeP

andres.lara@sorbonne-nouvelle.fr

Le lun. 5 mai 2025 a 10:51, Andres Lara <andres.lara@sorbonne-nouvelle.fr> a écrit :
Bonjour Christel,
Merci beaucoup pour votre retour et pour le document détaillant les nouvelles thématiques de recherche du projet inldEx EFL.
J'avais en effet basé la formulation initiale sur les informations encore disponibles sur le site du Labex EFL — merci de votre vigilance a ce sujet. Nous allons reformi
thématiques du projet inldEx EFL comme vous le recommandez, et retirer toute mention aux anciens axes et opérations du Labex.
Je vous remercie encore pour votre aide précieuse.
Bien cordialement,
Andrés Felipe Lara
Ph.D. Student in Phonetics, Phonology, and Speech Sciences
Laboratoire de Phonétique et Phonologie (UMR 7018)
U. Sorbonne Nouvelle & CNRS

Le 5 mai 2025 a 10:48, Christel PRETERRE <christel.preterre @u-paris.fr> a écrit :

Bonjour Andres,

Merci pour ce document. Cependant vous mentionnez l'organisation de ce colloque dans le cadre de I'Axe 1 et des opérations de I'Axe 1. Le Labex EFL n'existe plt
demande en intégrant I'organisation de cette journée dans le cadre du projet inldEx EFL et de ses thématiques de recherche. Je vous joins un document avec le dé
du projet inldEx EFL. Les opérations ne sont pas encore bien déterminées mais il faut au moins indiquer les nouvelles thématiques concernées.

Merci et bonne journée.
Bien cordialement,
Christel

De : Andrés Lara <andres.lara@sorbonne-nouvelle.fr>

Envoyé : lundi 5 mai 2025 09:46

A : Christel PRETERRE

Cc : jcparole @gmail.com

Objet : Projet inldEx EFL -- Demande de financement pour I'organisation d’'un événement

Madame Preterre,

Veuillez trouver ci-joint le dossier de demande de financement pour I'organisation des Rencontres des Jeunes Chercheurs en Parole (RJCP) 2025, qui se tiendront
Je reste bien entendu a votre disposition pour tout complément d’information.

Vous remerciant par avance pour 'attention portée a cette demande, je vous prie de recevoir I'expression de mes salutations distinguées.
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Andres Felipe Lara

Doctorant au Laboratoire de Phonétique et Phonologie (LPP)
ATER Sorbonne Nouvelle

Coordinateur du JCeP

andres.lara@sorbonne-nouvelle.fr

<EFL Workpackages.pdf>
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De
Objet
Datg

Cc:

: Andres Lara andres.lara@sorbonne-nouvelle.fr

: Re: Subvention LPP pour les RICP ?

1 26 mars 2025 a 14:41

Naomi Yamaguchi naomi.yamaguchi@sorbonne-nouvelle.fr

Rachid Ridouane rachid.ridouane @sorbonne-nouvelle.fr, jcparole@gmail.com, Ingrid Citerne
ingrid.citerne@sorbonne-nouvelle.fr

Bonjour Naomi & Rachid,

Merci beaucoup pour cette bonne nouvelle !
Bonne journée a vous aussi !

Andrés Felipe Lara

Ph.D. Student in Phonetics, Phonology, and Speech Sciences
Laboratoire de Phonétique et Phonologie (UMR 7018)

U. Sorbonne Nouvelle & CNRS
https://lpp.cnrs.fr/andres-felipe-lara/

Le 26 mars 2025 a 14:01, Naomi Yamaguchi <naomi.yamaguchi@sorbonne-nouvelle.fr> a écrit :
Bonjour Andrés,
Ta demande de subvention de 1000€ pour les RJCP a été acceptée a I'unanimité du conseil de labo.

Je mets Ingrid en copie, tu verras directement avec elle pour la prise en charge de dépenses spécifiques pour un maximum de
1000€.

Bonne journée, et bon courage pour 'organisation !

Naomi & Rachid

Naomi Yamaguchi
MCF en Sciences du Langage
Directrice adjointe du Laboratoire de Phonétique et Phonologie (LPP)

ILPGA & Laboratoire de Phonétique et Phonologie (UMR 7018)
Université Sorbonne Nouvelle
8 avenue de Saint Mandé - 75012 Paris

http://www.univ-paris3.frfmme-yamaguchi-naomi-348714.kjsp
https://Ipp.cnrs.fr/naomi-yamaguchi/

Le 18 mars 2025 a 14:49, Andres Lara <andres.lara@sorbonne-nouvelle.fr> a écrit :

C’est noté, merci pour ta réponse.

Bonne journée,

Andrés Felipe Lara

Ph.D. Student in Phonetics, Phonology, and Speech Sciences

Laboratoire de Phonétique et Phonologie (UMR 7018)

U. Sorbonne Nouvelle & CNRS

https://Ipp.cnrs.fr/andres-felipe-lara/

Le 18 mars 2025 a 14:47, Naomi Yamaguchi <naomi.yamaguchi@sorbonne-nouvelle.fr> a écrit :
Bonjour,

C’est bien noté, on le met a I'ordre du jour.

prendra en charge des dépenses a hauteur de la somme votée.

Bonne journée,
Naomi

Naomi Yamaguchi
MCF en Sciences du Langage
Directrice adjointe du Laboratoire de Phonétique et Phonologie (LPP)

ILPGA & Laboratoire de Phonétique et Phonologie (UMR 7018)
Université Sorbonne Nouvelle
8 avenue de Saint Mandé - 75012 Paris

http://www.univ-paris3.fr/mme-yamaguchi-naomi-348714.kjsp
https://Ipp.cnrs.fr/naomi-yamaguchi/

Le 18 mars 2025 a 14:37, Andrés Lara <andres.lara@sorbonne-nouvelle.fr> a écrit :

Bonjour Naomi, bonjour Rachid,

1NnNnn £

Pour clarification : le budget accordé par le LPP devra correspondre & une ou plusieurs dépenses effectives prises en charge
directement. Par exemple, des missions d'intervenant-es, ou des pauses café, etc. On ne vous fera pas de virement, mais on

Merci pour ton message @Naomi. On avait prévu de faire une demande de subvention mais nous attendions de confirmer
les lieux de la conférence avant de I'envoyer officiellement. Comme pour I’édition 2023, nous sollicitons une subvention de
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Vous trouverez ci-joint un dossier détaillant nos objectifs et I'organisation des Rencontres des Jeunes Chercheurs en Parole
2025, avec un budget complet a la fin pour faciliter I'évaluation.

N’hésitez pas a me contacter si vous avez besoin de plus d’informations.
Merci d’avance pour votre soutien.

Bien a vous,
Andrés

Le ven. 14 mars 2025 a 11:30, Naomi Yamaguchi <naomi.yamaguchi@sorbonne-nouvelle.fr> a écrit :
Salut Andrés,

A ma connaissance on n’a pas encore accordé de subvention LPP pour les RJCP.

Si jamais tu souhaites demander de I'argent, il faut que ¢a soit voté en conseil de labo. Le prochain conseil est le 26/03,
donc ¢a serait bien que Rachid et moi on regoive ta demande officielle de subvention d’ici la.
I faut que tu nous dises combien tu demandes.

Bonne journée
Naomi

Naomi Yamaguchi
MCF en Sciences du Langage
Directrice adjointe du Laboratoire de Phonétique et Phonologie (LPP)

ILPGA & Laboratoire de Phonétique et Phonologie (UMR 7018)
Université Sorbonne Nouvelle
8 avenue de Saint Mandé - 75012 Paris

http://www.univ-paris3.fr/mme-yamaguchi-naomi-348714.kjsp
https:/Ipp.cnrs.fr/naomi-yamaguchi/

<Présentation_RJCP_subventions_2025.pdf>
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